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Tjänsteskrivelse

VÄSTERBY 5:336, Nämdö Ekholmen 158 : Ansökan om
strandskyddsdispens för ändrad användning från
komplementbyggnad till huvudbyggnad

Förslag till beslut
Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
besluta att

1. inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för ändrad
användning från komplementbyggnad till huvudbyggnad.

2. ta ut avgift om 8 400 kronor för prövning av strandskyddsdispens enligt
gällande taxa. Faktura på avgiften skickas separat.

3. avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Stöd för beslut

Besluten är fattade med stöd av: 27 kap. 1 §, 26 kap. 1 och 3 §§, 7 kap. 18 b, 18 f,
25 och 26 §§ samt 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 5 § förordning
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt med
hänvisning till 7 kap. 13 § och 15 § miljöbalken samt 3 kap. 6 § och 4 kap.
miljöbalken.

Kommunfullmäktige antog vid sammanträde, 2014-11-26, § 157 punkt 43 taxan
för beslut enligt MB. att ta ut avgift 8 400 kronor för prövning av ansökan om
strandskyddsdispens.

Beslutsunderlag

Situationsplan
Fasadritning
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Ärendet avser
Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av komplementbyggnad
(sovhus/förråd) till huvudbyggnad.

Bakgrund
Rubricerad fastighet var tidigare en del av angränsande fastigheten Västerby
5:194.

På fastigheten Västerby 5:194 har det funnits två huvudbyggnader. Den ena i
södra delen av idag fastigheten Västerby 5:337 och den andra i sydvästra delen av
idag fastigheten Västerby 5:336.

I samband med att dåvarande byggnadsnämnden 1993-06-08 beviljade bygglov
för nybyggnad av uthus på fastigheten Västerby 5:194, fattade nämnden beslut om
tomtplats kring respektive huvudbyggnad (se bilagda handlingar). Någon dispens
från strandskyddet för uthuset bedömdes inte erfordras.

1994-08-31 beviljades bygglov för att bygga ihop den huvudbyggnad och
närliggande komplementbyggnad som fanns på fastigheten Västerby 5:194
sydvästra del. Då åtgärden skulle genomföras genom en tillbyggnad till
huvudbyggnaden bedömdes någon dispens från strandskyddet inte erfordrades.

1995 genomfördes en klyvning av fastigheten Västerby 5:194 och fastigheterna
Västerby 5:194, skifte 1 och 2, samt Västerby 5:336 och 5:337 bildades.

Bygglov för den nu aktuella komplementbyggnaden beviljades 1995-06-26. Enligt
lovet är aktuell komplementbyggnad ett sovhus/förråd om 45 kvm BYAsom ska
utgöra ett komplement till i laga ordning uppförd huvudbyggnad. Någon dispens
från strandskyddsbestämmelserna bedömdes inte erfordras för uppförande av den
aktuella komplementbyggnaden (se bilagda handlingar).

Sökande har uppgett att de framöver avser att klyva rubricerad fastighet.

Tillämpliga bestämmelser
Fastigheten är belägen inom strandskyddat område. Det innebär förbud mot att
uppföra nya byggnader, anläggningar eller anordningar och att byggnation endast
får ske om det finns särskilda skäl till undantag från bestämmelserna i 7 kap. 15 §
miljöbalken. Inom strandskyddsområde får heller inte åtgärder vidtas som
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter eller byggnader ändras
så att de avhåller allmänheten från att vistas i ett område där den annars skulle ha
fått färdas fritt, enligt samma paragraf.

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). Att skyddet av
stränderna, tryggandet av förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och
bevarandet av goda livsvillkor för växter och djur är en nationell angelägenhet
framgår av propositionen Svenska miljömål (prop. 2001/01:130 s. 117 och prop.
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2009/10 s. 155).

Kommunen har dock rätt att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna
enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken, om åtgärden inte bedöms motverka
strandskyddets syften samt uppfyller något av villkoren för särskilt skäl i 7 kap.
18 c § miljöbalken.

Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får dispens från förbud eller föreskrifter i detta
kapitel endast ges om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.

Kust och skärgårdsområdet i Stockholms län, d.v.s. hela Värmdö kommun,
omfattas av de särskilda hushållningsbestämmelserna i 4 kap. miljöbalken. Detta
område är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området i sin
helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma
till stånd endast om de kan ske på ett sådant sätt som inte påtagligt skadar
områdets natur- och kulturvärden. Vidare ska turismens och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets intressen beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön i området.

Bygg- och miljöavdelningens bedömning
Enligt 7 kap. 15 § pkt 2 miljöbalken är det förbjudet att ändra användningen av en
byggnad om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där
den annars skulle ha fått färdas fritt.

Konsekvensen av att den aktuella komplementbyggnaden skulle görs om till ett
fritidshus bedöms bli att allmänheten inte längre kommer ha rätt att beträda
området på det sätt som de har idag. Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken är därmed den
sökta åtgärden förbjuden och dispens krävs för att få genomföra den sökta
åtgärden.

Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan ges om det finns särskilda skäl.
Som särskilda skäl får endast de i 7 kap. 18 c § miljöbalken uppräknade
omständigheter beaktas. Som en ytterligare förutsättning för dispens följer av
7 kap. 26 § miljöbalken att en dispens från strandskyddsbestämmelserna ska vara
förenligt med strandskyddets syften. Vidare får enligt 7 kap. 25 § miljöbalken en
inskränkning i den enskildes rätt inte gå längre än vad som krävs för att syftet
med strandskyddet ska tillgodoses. Det innebär att vid prövning om ett särskilt
skäl föreligger ska det göras en intresseavvägning där även hänsyn tas till enskilda
intressen (prop. 2008/09:119 s. 104). Den medför dock inte en möjlighet att
meddela dispens med beaktande av andra omständigheter än de som anges i 7
kap. 18 c §§ miljöbalken.

Avsiktenmed dispensmöjligheten är att den ska tillämpas mycket restriktiv (se
prop. 2008/09:119 s. 104). Vidare ska stor restriktivitet alltid tillämpas angående
strandskydd. Enligt förarbetena till miljöbalken bör normalt aldrig dispens ges om
ett område är av särskild betydelse för naturvården. Inom områden som är särskilt
skyddsvärda, såsom riksintresse för naturvård och friluftsliv, ska man vara ännu
mer återhållsam.
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Den aktuella komplementbyggnaden ligger ca 105 meter från rubricerad
fastighets befintliga huvudbyggnad.

För att ett område ska bedömas vara ianspråktaget enligt bestämmelsen krävs och
att området är lagligen ianspråktaget (prop. 2008/09:119 s. 105). Om en åtgärd
innebär ökad privatisering, och därmed minskning av allemansrättsligt tillgängligt
område, innebär det per definition att området inte kan anses vara ianspråktaget
innan åtgärden vidtagits. Avdelningen anser därför att det inte finns några
särskilda skäl enligt miljöbalken att medge dispens från förbudet på den grunden.

Huruvida aktuellt område är ianspråktaget på ett sådant sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften gör avdelningen bedömningen att den aktuella
komplementbyggnaden som finns på fastigheten inte kan sägas ha en fullständigt
ianspråktagande effekt på något område utöver den mark den är uppförd på.
Byggnaden saknar således egen hemfridszon. Att det i nära anslutning till den
aktuella komplementbyggnaden står en flaggstång innebär inte att området är
ianspråktaget enligt bestämmelsernas mening.

En ändrad användning av den aktuella komplementbyggnaden medför en ökad
privatisering. Även om den privatiserande effekten mot nord får anses vara
marginell med hänsyn till befintlig huvudbyggnad på grannfastigheten (ca 18
meter) samt den beslutade tomtplatsen, gör avdelningen bedömningen att den
ändrade användningen kommer innebära en ökad privatisering av området då
allmänhetens tillgång till området försvinner samt att större möjligheter att
exempelvis uppföra flera byggnader i anslutning till ett fritidshus som verkar
avhållande. Den sökta åtgärden bedöms vara oförenlig med strandskyddets syften
att bevara allmänhetens tillgång till strandområden. Vidare bedöms åtgärden även
strida mot riksintresset enligt 4 kap. miljöbalken.

Avdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden att inte medge dispens
från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken.

Kommunicering
Avdelningen har 2016-01-25 upplyst sökande om att strandskyddsdispens
sannolikt inte kan beviljas för ändrad användning.

Sökanden har 2016-02-09 meddelat avdelningen att de vill att bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden ska pröva ärendet i befintligt skick.

Förslag till beslut har kommunicerats med sökande. Fastighetsägarna har
inkommit med ett yttrande 2016-03-01, se bilagda handlingar.

Sökande framför i sitt yttrande att området varit ianspråkstaget sedan länge. Det
som ianspråktagit aktuellt område har hela tiden varit byggnaders yta på marken
samt den hemfridszon som genereras av huvudbyggnaden på grannfastigheten
Västerby 5:336. Den aktuell komplementbyggnad som är föremål för ansökan
generera inte själv en sådan hemfridszon som kan likställas med en
huvudbyggnad.
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De synpunkter som sökande har anfört föranleder ingen ny bedömning från
kontorets sida.

Underlag för bedömning
Ansökan har inkommit 2015-05-26.

Fastighetens tomtareal är 8 670 kvm landareal och 1 268 kvm vattenareal.

Fastigheten är i aktuell del bebyggd med två komplementbyggnader.

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.

För fastigheten gäller 100 meter strandskydd och därför förbud att uppföra ny
byggnad, mm, enligt 7 kap. 15 § miljöbalken.

Fastigheten ligger inom kulturmiljöområde 32. Ekholmen.

Fastigheten är belägen inom område med riksintresse för naturvård och friluftsliv
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.

Inspektion på fastigheten har företagits 2015-11-18.

Övriga upplysningar
Tillsynsmyndighet ska anmäla misstanke om överträdelser av regler i miljöbalken
eller i föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken till polis- eller
åklagarmyndigheten om det finns misstanke om brott enligt 26 kap. 2 §
miljöbalken.

Beslut som fattas av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden kan överklagas till
Länsstyrelsen i Stockholms län.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län, se bilaga.

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall Karolina Norrman
Avdelningschef Miljöinspektör

Bilagor:

77



STR.2015.3159

6(7)

Tomtplatsbeslut från 1993-06-08

Beslut 317, dnr. 1995.417

Hur man överklagar

Sändlista
Länsstyrelsen i Stockholms län
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Information om hur du överklagar bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Tid för överklagande

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått din skriftliga överklagan
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande
inte tas upp för prövning.

Om du tagit del av beslutet genom kungörelse i post- och inrikes tidningar ska ditt
överklagande ha inkommit till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 4
veckor efter att det har kungjorts.

Hur du utformar sitt överklagande mm

I skrivelsen med överklagandet ska du;
- Tala om vilket beslut du överklagar, uppge beslutsnummer/paragraf i

protokollet och diarienummer
- Ange varför du anser att beslutet är felaktigt
- Redogöra för hur du vill att beslutet ska ändras

Du kan givetvis anlita ombud som sköter överklagandet åt dig, glöm då inte att du
måste bifoga en fullmakt.

Övriga handlingar

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt i ärendet så
bör du bifoga dessa.

Underteckna överklagandet

Din skrivelse med överklagandet ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge även dina kontaktuppgifter och postadress.

Var ska överklagandet lämnas/skickas?

Din skrivelse med överklagandet ska inlämnas/skickas till bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun, se adress nedan.

Länsstyrelsen i Stockholms län
via Värmdö kommun
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
134 81 GUSTAVSBERG
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BYGGPROGRAM 
23 -na.,,0,7 

* "'låBfcratsekri 

OM 
U b b ! bxklusiv 

Vi har inte bara stugan utan också de nödvändiga tillbehören, färg, iå 
verktyg m m. ^ 

Du ärvälkommen att vända dig till vår kunniga personal for att JÉ 
få information, råd och hjälp. im 

Nedanstående uppställning vill underlätta för dig art göra en 'f$ 
kostnadskalkyl för ditt tilltänkta småbygge. Lycka till! M 

Vara Antal Pris 

Stuga 

Grund (plint) 

Isolering (komplett) 

Isolering golv 

Isolering tak 

Läs- och glaspaket till dörr 

Taktäckning (utöver papp) 

Regnvattensystem 

Färg 

Verktyg 

övrigt 

BYGGNADSLOV D"VILIAT 
ENLIGT DENNA RITNING 

d/fe: t&wa faö%r- i&iCtifteé Mad cwtoci 

269,4x369,4 cm = 9,95 m 2. I leveransen ingår: färdigkapade takåsar, väggreglar och 
bjälklag. I övrigt lösvirke. Skyddbelagd takpapp, 2-glas-luftfönster 90x100 cm. 
Isolerad dörr 80x185 cm, spåntat spånskivegolv, lim, spik samt komplett byggnadsbeskriv
ning. Trycke och läscylinder till dörr ingår ej i leveransen. Höjd till nock 287 cm. 
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FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN 
SbxMxiJms östra lantmateridistrikt 

KARTA upprättad 
år 1991 

Ak tb i l aga KA 
Dnr AB4:146-B5-2 

Kar ta t i l l h ö r a n d e anläggnings
f ö r r ä t t n i n g berörande ångbåts
brygga (Ekholmen) i Värmdö 
kammun grunden 

Getholms 

L e i f E idenstedt 
Förrät tn ingslantmäTäre 

. . \ w . ._-». t 

JfiADSKÄMND 

93 -05- j 3 

Dia/leplanbelacka 

Måsgrundet 

•*• @ /> 
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Getholmen 
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* Stengrunden 
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^ADSN,\.V.\ ' '- '-N 

CY2?:>5ADSLOV BEVILJAT 
EK LIGT DENNA RITisING 
OCH BESLUT. 

DN nr Ö-^-O 

i f.':; uun 

irankobben [ o 5:64 
2 n 

brygga ^ W J 
kassen 

5:28 ^ 5 : 8 0 ^ A * / 
\ ^ , r.n« 

/ 

, i t / " » / 5 : 2 6 / 
™ E k h ? 1 m e n . 

O'6^* \ Å- ^ 

s 
5:30 
1/2 $ 

1:49 / C ^ - J r V ^ * 3 t > 

^ ^ 5 : 7 0 

^3 4̂l98 I 5:52 

*±SödcrLddcn X 

Bå/c 

PYCS^NADSHK) 
E N L I G P Q E N 

O C H B E S 

dir '*>"( ' < r v s s t a n 

'iUAT 
RITNiNG 

S k a l a ' c a 1:5000 
Lägesanv: EK 1 0 9 2 1 0 9 3 2 
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2016-0)1-39 

VÄRMDÖ KOMMUN 

Byggnadsnämnden 
D e l e g a t i o n s b e s l u t bygglovhandläggaren 

Dnr 417/95 ÄRENDE OM BYGGLOV 

DELEGATIONSPROTOKOLL 
Beslutsdatum 
1995-06-26 

TACK FÖR BESÖKET 

VÄLKOMMEN A TER! 

P t J S T E N 

S k o r s t e n 

Miljö 

K e r s t i n E r i c i 
( r e g a t t v . 15 
181 37 Lidingö 

O 

O 

Sökandens namn och adress: 

Anne-Marie Canemyr 
Vikvägen 5 B 
133 35 SALTSJÖBADEN 

KVITTO ?50<530 01 55710024 0430 
POSTGIRO 
AVGIFT 
BELOPP 

*e£Tfl[_AT 

31412-5 
HJVQ.OO 

w5.8??,00 

Bygglovhandläggarens b e s l u t n r 317 JT 

*5.8??,00 
*é.000,00 

<wl01,00 

VASTERBY 5:194, Ekholmen, norra s i d a n 
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sov-
hus/förråd) 45 kvm BYA (byggnadsarea). 

F a s t i g h e t e n är belägen utom d e t a l j p l a n och utanför sam
l a d bebyggelse. 

För f a s t i g h e t e n gäller strandskydd i n t i l l 100 meter från 
strand, varför förbud mot uppförande av ny byggnad, m m 
råder e n l i g t 16 § naturvårdslagen. 

Ekonomisk k a r t a n r 109 22. 

Syn på f a s t i g h e t e n har företagits den 2 maj 1995. 

Fa s t i g h e t e n är bebyggd med f r i t i d s h u s , komplementbyggnader 
och bryggor. 

YTTRANDE 

Sökt byggnad s k a l l p l a c e r a s 
och inom av byggnadsnämnden t 
(930615, BN nr 419). Dispens 
e r f o r d r a s e j . Byggnaden s k a l l 
ordning uppförd huvudbyggnad, 
i 3 kap PBL (landskapsbilden, 
Bygglov s k a l l b e v i l j a s e n l i g t 
f a s t i g h e t e n Västerby 5:194 är 
slagen byggnation. 

nom b e f i n t l i g bebyggelsegrupp 
i d i g a r e fastställd tomtplats 
från strandskyddsbestämmelserna 
utgöra komplement t i l l i l a g a 
Ansökan bedöms u p p f y l l a kraven 
e j olägenheter för omgivningen) 
8:12 samma l a g . Delägare t i l l 
utan e r i n r a n (950612) mot före

f o r t s . 

"ygg- och miljökontoret 

2015 -11- 3 0 
Diarfenr 

VÄRMDÖ KOMMUN 
Bygg- och miljökontoret 

2016 -01- 1 h 
Diarienr 
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2016-01-14 

VARMDO KOMMUN 

Byggnadsnämnden 
D e l e g a t i o n s b e s l u t bygglovhandläggaren 

DELEGATIONSPROTOKOLL 
Beslutsdatum 
1995-06-26 

Dnr 417/95 Bygglovhandläggarens b e s l u t n r 317 f o r t s . 

BESLUT 

Bygglov b e v i l j a s med följande föreskrifter och b e s i k t 
n i n g a r . 

Besvärshänvisning e n l i g t b i l a g a t i l l d e t t a b e s l u t . 

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER 

1. Innan a r b e t e n påbörjas, s k a l l anmälan göras t i l l 
byggnadsnämnden. 

2. Innan a r b e t e n påbörjas, s k a l l e n l i g t 9 kap 3 § 
p l a n - och bygglagen a n s v a r i g a r b e t s l e d a r e v a r a god
känd av byggnadsnämnden. 

3. Innan a r b e t e n påbörjas, s k a l l u t s t a k n i n g utföras 
(läge och höjd) och godkännas av byggnadsnämnden. 

4. Stege och skydds a n o r d n i n g a r t i l l r e n s n i n g s p l i k t i g a 
k a n a l e r på t a k s k a l l utföras e n l i g t gällande norm. 

5. E l d s t a d och rökkanal s k a l l utföras e n l i g t gällande 
norm. 

6. Utvändig färgsättning s k a l l i god t i d anmälas och 
godkännas av byggnadsnämnden. 

7. Bygglovet innebär e j godkännande av f a s t i g h e t e n s 
avloppsanläggning. Särskilt tillstånd söks hos 
miljöavdelningen för utförande av e n s k i l d a v l o p p s 
anläggning . 

BESIKTNINGAR 

Anmälan för b e s i k t n i n g s k a l l göras: 

1. Innan s l u t b e s i k t n i n g s k a l l skorstensfejarmästaren 
b e s i k t a r e n s n i n g s p l i k t i g a k a n a l e r och eldstäder. 

2. När a r b e t e n h a r slutförts. 

f o r t s 

y " " o c n miljökontoret 

2016 -OJ- f 4 
Diar/enr 
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VÄRMDÖ KOMMUN 

Byggnadsnämnden 
D e l e g a t i o n s b e s l u t bygglovhandläggaren 

DELEGATIONSPROTOKOLL 
Beslutsdatum 
1995-06-26 

Dnr 417/95 Bygglovhandläggarens b e s l u t n r 317 f o r t s 

BYGGLOVETS GILTIGHET 

E n l i g t 8 kap 33 § p l a n - och bygglagen upphör b y g g l o v e t 
a t t gälla om åtgärden i n t e h ar påbörjats inom två år och 
a v s l u t a t s inom fem år från dagen för b e s l u t e t om l o v . 

A v g i f t e n l i g t gällande b y g g l o v s t a x a 5 824 k r o n o r . 

I b y g g l o v a v g i f t e n ingår i n t e a v g i f t för b e s i k t n i n g som 
skorstensfejarmästaren e l l e r miljö- och hälsoskydds
k o n t o r e t utför. 

Bygglovhandläggare 
St r a f f a n Skoglund 

VåaoMDP KOMMUN 
B ygg- och miljökontoret 

2018 -01- f /» 
Diarienr 
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Till BYGGLOVS.£^.S^.. 

28 mars 1995 

Tjäiisteutlåtande ang VÄSTERBY 5:194 
Nybyggnad av uthus-komplement. 

Undertecknad har tagit del av förslag da?Jan 1995 till komplcmentbyg^aä 
på 44 kvm byggnadsarea. Placerad ca 8 tn norr om flaggstång med gaSS f̂lSot 
nordost lika närliggande byggnader. 
Positiv behandling kan påräknas från min sida om berörda parter ar övfpena. ( 

.a 
Staffan Skoband, handläggare 

VÄRMDÖ K O l Ä J N 
Bygg-och miljökontoret 

2016 -01- 1 

Diarienr 
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2016-03-01 VÄRMDÖ KOMMUN 
Bygg- och miljöavdelningen 

2016 -03- 0 1 
Diarienr 

Anne-Marie Canemyr 
Banérgatan 75, lgh 1301 

115 53 Stockholm 
0708-176996 

anne-marie.canemvr(a>,trendsetter,se 

och 

Birgitta Stenskog 
Myggdalsvägen 24, lgh 1002 

135 43 Tyresö 
08-7127874 

28 februari 2016 

Värmdö Kommun 

Bygg-, miljö- hälsoskyddsnämnden 

Dnr STR 2015.3159 

Även ti l l 

Miljöinspektör Kar in Norrman 

Mot bakgrund av att v i har beretts tillfälle att yttra oss över Bygg- och 

miljöavdelningens förslag t i l l beslut (dnr STR.2015.3159) inkommer vi hä rmed med 

yttrande. 

Under rubriken "Bygg- och miljöavdelningens bedömning" i förslag till beslut skriver 

miljöinspektör Kar in Norrman bland annat "Bygg- och miljöavdelningen (avdelningen) gör 

bedömningen att området kring den aktuella komplementbyggnaden förvisso till viss del kan anses vara 

ianspråktagen av den tomtplats som meddelats 1993. Det är dock inte helt fastställt om den nu 

aktuella komplementbyggnaden uppförts inom den beslutade tomtplatsen." Vidare hänvisar 

avdelningen till att det finns en risk för ökad privatisering och därmed minskning av 

allemansrättsligt tillgängligt område varför avdelningen föreslår nämnden att inte 

bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

Av någon anledning saknas i förslag till beslut en beskrivning av det faktum att det i 

underlaget för beslut 317, 950626, finns en situationsplan som visar var 

komplementbyggnaden ska uppföras och som tydligt visar var de nya tomtplatserna 

ska vara (karta bifogas). Bygglovshandläggaren Staffan Skoglund hänvisade i beslut 

317 till att sökt byggnad ska placeras inom befintlig bebyggelsegrupp och inom av 

byggnadsnämnden tidigare fastställd tomtplats (930615, B N nr 419). V i d denna 

tidpunkt var fastigheten Västerby 5:194 ännu inte styckad och klyvd men de nya 

tomtplatserna angavs tydligt i underlaget för beslutet. Hänvisningen till tidigare 

fastställd tomtplats medförde bland annat att dispens från 
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strandskyddsbestämmelserna inte erfordrades i och med att platsen redan var 

ianspråktagen. 

Härutöver kan framföras att sedan 1950-talet har det funnits bebyggelse inom 

området . Platsen och bebyggelseområdet har utöver de byggnader som ligger där 

alltsedan 1950-talet en brygganläggning, flaggstång, en jordkällare, nätgistor, 

trädgårdsanläggning (plantering mm) och en platsgjuten kallrök med kombinerad grill 

samt platsbyggt bord. Al l t detta var av betydelse när fastigheten Västerby 5:194 

styckades och klyvdes på 1990-talet och de nya tomtplatserna bildades. At t nu mena 

att en omvandling av komplementbyggnad till fritidshus/huvudbyggnad och en 

klyvning skulle medföra en ökad privatisering och minska allmänhetens tillgänglighet 

är felaktigt då området sedan 1950-talet har varit ianspråktaget och hänsyn till detta 

togs i samband med klyvning av fastigheten Västerby 5:194. Med den bakgrunden är 

nu aktuellt område ianspråktagen som tomtplats, dvs området är privatiserat sedan 

tidigare och allmänheten har inte och kan inte anses få tillgänglighet t i l l området . 

Med vänliga hälsningar 

Anne-Marie Canemyr U Birgitta Stenskog 

92




