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EKNÖ 1:33: Ansökan om strandskyddsdispens för flera
åtgärder inom detaljplan 179

Förslag till beslut
Bygg- och miljökontoret föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta
att

1. medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en
flytbrygga ("A") om ca 1 140 kvm byggnadsarea (BYA)med 21 båtplatser
i y-bommar, se bilaga 1.

2. medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en
flytbrygga ("B") om ca 288 kvm BYAmed 54 båtplaster i y-bommar, se
bilaga 1.

3. medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en
flytbrygga ("C") om ca 27 kvm BYA,se bilaga 1.

4. medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en
pålad brygga ("D") om ca 24 kvm BYA,se bilaga 1.

5. bryggorna ska vara allemansrättsligt tillgängliga och privatiserande
åtgärder på eller i anslutning till bryggan får inte vidtas.

6. bryggorna saknar tomtplats; endast bryggans utbredning i vattenområdet,
inklusive båtar, får användas för det avsedda ändamålet.

7. medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för anläggande av en väg
och ledningar för VA(Väg/VA), se bifogade handlingar.

8. vägen/VA,saknar tomtplats; endast det område som krävs för åtgärderna
får användas för det avsedda ändamålet.

9. medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för anläggande av
gångbro, se bilaga 1.

57



STR.2014.2321

2(9)

10. gångbron saknar tomtplats; endast det område som krävs för åtgärderna får
användas för det avsedda ändamålet.

11. gångbron ska vara allemansrättsligt tillgängliga och privatiserande åtgärder
på eller i anslutning till gångbron får inte vidtas.

12. medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för fällning av träd för
transport av byggnadsmoduler.

13. inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för 37 st
huvudbyggnader, markerade med rosa enligt bilaga 1.

14. inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för
komplementbyggnad (sjöbod), markerad med blått enligt bilaga 1.

15. ta ut 8 400 kronor för prövning av strandskyddsdispens enligt gällande taxa
(kommunfullmäktige 2013-10-02 § 156 punkt 9). Faktura på avgiften
skickas separat.

16. avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Villkor:

a. Nödvändiga tillstånd ska erhållas från Länsstyrelsen i Stockholms län
innan arbetena påbörjas med bryggorna då det enligt kontorets system
finns en fartygs/båtlämning (objektid. 18000000059581) i området för
småbåtsbryggor.

b. Arbete i vatten får inte utföras under tiden 1 april – 31 augusti.

c. Om det finns risk för att grumling kan uppstå i samband med arbetena i
vatten ska arbetsområdet avgränsas med lämplig flytläns försedd med
nedhängande geotextil som sluter tätt an mot bottnen.

d. Bryggan ska vara allemansrättsligt tillgänglig och privatiserande
åtgärder på eller i anslutning till bryggan får inte vidtas.

e. Gångbron får maximalt vara en meter bred samt ska vara minst 15 %
genomsläpplig för ljus, se bilaga 1.

f. VA-ledningar får endast grävas ned för hand på de ställen där det blir
aktuellt att gräva ned ledningarna, för att minska påverkan på
naturmiljön.

g. Vägen får maximalt ha en bredd om ca 1,2 meter när den är redo att tas
i bruk.

h. Sprängning är inte tillåtet för anläggning av VA-ledningarsamt väg.

i. För varje träd med en diameter om ca 5 cm eller större som fälls vid
breddning av vägarna på naturmarken mellan kvartersmarken, för
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transport av byggnads byggnadsmoduler, ska två barrotsplantor
(motsvarande den art av träd som fälls) planteras. Planteringen ska ske
på ett fackmannamässigt sätt.

j. Transportvägen för byggnadsmoduler får maximalt breddas till 5
meter.

Lagstöd

Besluten är fattade med stöd av: 27 kap. 1 §, 26 kap. 1, 3, 9 och 14 §§, 16 kap. 2 §,
7 kap. 18 b, 18 f och 26 §§ och 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 5 §
förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
samt med hänvisning till 7 kap. 13 och 15 §§ och 7 kap. 18 c punkt 5 § samt 4 kap.
miljöbalken.

Särskild information

Sökande upplyses om att åtgärden kan vara bygglovspliktig.

En förutsättning för att få utföra åtgärden är att man har rättighet till
markområdet/vattenområdet. Rättighet kan man exempelvis ha genom att äga
markområdet/vattenområdet, via servitut eller genom avtal med fastighetsägaren.

Sökande upplyses om att åtgärden kan vara en anmälningspliktig
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Fr.o.m. 1 september 2013 är Värmdö
kommun tillsynsmyndighet över vattenverksamheter. Anmälan om
vattenverksamhet görs till bygg- och miljökontoret och ska lämnas in 8 veckor
innan åtgärden önskas påbörjas. Det är sökandes ansvar att se till att inhämta alla
tillstånd och godkännanden innan en åtgärd påbörjas.

Enligt avfallsförordningen (2011:927) ska den som innehar avfall se till att avfallet
hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Eventuella grovavfall,
elavfall och farligt avfall som uppstår vid rivning ska lämnas till
återvinningscentralerna (ÅVC). Avfall får inte dumpas eller förbrännas. För mer
information se Värmdö kommuns hemsida.

Giltighetstiden för beslut
Dispens från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den avsedda
åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag
då beslutet vunnit laga kraft enligt 7 kap. 18 h § miljöbalken.

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens om det
finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens, eller att en brist i
ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången av ärendet (19 kap. 3 b §
miljöbalken). Besvärstiden löper under tre veckor från det att länsstyrelsen erhållit
beslutet från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Sökanden bör avvakta
utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas. För frågor kontakta
Länsstyrelsen i Stockholms län.
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Ärendet avser
Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av 37 st huvudbyggnader
(fritidshus), fyra bryggor, en gångbro, en komplementbyggnad (sjöbod) och en
väg/VApå fastigheten Eknö 1:33 på ön Telegrafholmen.

Ansökan avser även tre huvudbyggnader som uppförs inom beslutad
kvartersmark. Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark och därmed ska denna
del av ansökan inte behandlas.

Bakgrund
Enligt beslut BMH 1670, 2012-06-14, beviljades bland annat 40 st
huvudbyggnader inom kvartersmark i detaljplan 179 (Telegrafholmen och
Lökholmen). 2014-05-14 inkom reviderade ritningar som avsåg ny placering av
huvudbyggnaderna. Ändringarna i placeringen har gjorts för att minska de ingrepp
som behöver göras i naturen samt är enligt sökande bättre placeringar ur ett
byggnadstekniskt hänseende. 37 av 40 huvudbyggnader hamnade då delvis eller
helt på strandskyddat område.

Bygg- och miljökontorets bedömning
Fastigheten är belägen inom strandskyddat område. Det innebär förbud mot att
uppföra nya byggnader, anläggningar eller anordningar och att byggnation endast
får ske om det finns särskilda skäl till undantag från bestämmelserna i 7 kap. 15 §
miljöbalken. Inom strandskyddsområde får heller inte åtgärder vidtas som
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter eller byggnader ändras så
att de avhåller allmänheten från att vistas i ett område där den annars skulle ha fått
färdas fritt, enligt samma paragraf.

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). Att skyddet av
stränderna, tryggandet av förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och
bevarandet av goda livsvillkor för växter och djur är en nationell angelägenhet
framgår av propositionen Svenska miljömål (prop. 2001/01:130 s. 117 och prop.
2009/10 s. 155).

Kommunen har dock rätt att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna
enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken, om åtgärden inte bedöms motverka
strandskyddets syften samt uppfyller något av villkoren för särskilt skäl i 7 kap. 18
c § miljöbalken.

Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får dispens från förbud eller föreskrifter i detta
kapitel endast ges om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.
Fastigheten ligger i ett område som utpekats som högexploaterad kust. Det innebär
att turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen ska beaktas
vid bedömningen av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön.
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Kust och skärgårdsområdet i Stockholms län, d.v.s. hela Värmdö kommun,
omfattas av de särskilda hushållningsbestämmelserna i 4 kap. miljöbalken. Detta
område är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området i sin
helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma
till stånd endast om de kan ske på ett sådant sätt som inte påtagligt skadar
områdets natur- och kulturvärden. Vidare ska turismens och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets intressen beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön i området.

Kontoret har 2014-06-03 upplyst sökande om att strandskyddsdispens sannolikt
inte kan beviljas för huvudbyggnader och komplementbyggnad (sjöbod).
Sökanden vill att bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ska pröva ärendet i
befintligt skick.

Huvudbyggnader
Sökande avser uppföra 40 st huvudbyggnader inom detaljplan 179. Av dessa 40
huvudbyggnaderna avses 37 st att uppföras helt eller delvis utanför beslutad
kvartersmark, se bilaga 1. Enligt detaljplanen utgörs marken som
huvudbyggnaderna avses placeras på av naturmark. Enligt detaljplanen gäller
strandskyddet inom naturmarken.

Kontoret bedömer att det saknas särskilt skäl för att medge dispens för uppförande
av 37 st huvudbyggnader på naturmark enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken. Vidare
bedömer kontoret att sökta åtgärder strider mot strandskyddets syfte enligt 7 kap.
13 § miljöbalken då huvudbyggnaderna bedöms ha en privatiserande effekt på
området. Naturmarken är helt allemansrättsligt tillgängligt.

Platsen för den sökta åtgärder är idag allemansrättsligt tillgänglig och de
föreslagna huvudbyggnaderna med tillhörande tomtplats bedöms inte förenlig med
strandskyddets syfte i 7 kap. 13 § miljöbalken. Därför bedöms inte särskilda skäl
för dispens från strandskyddet föreligga. Den sökta åtgärden bedöms även strida
mot riksintresset enligt 4 kap. miljöbalken.

Bryggor
Sökande avser uppföra 4 st bryggor inom detaljplanen 179. En pontonbrygga
(brygga "A") med 21 båtplatser i y-bommar samt med pontoner utan y-bommar,
om ca 1 140 kvm byggnadsarea (BYA), se bilaga 1. En pontonbrygga (brygga "B")
med 54 båtplatser i y-bommar, om ca 288 kvm BYA,se bilaga 1. En flytbrygga
(brygga "C") för badändamål om ca 27 kvm samt en pålad angöringsbrygga
(brygga "D") om ca 24 kvm BYApå Telegrafholmens sydöstra spets, mittemot
Sandhamn. Se bifogade handlingar. Fastigheten omfattas av detaljplan 179 och
vattenområdet är avsatt som område för småbåtsbryggor.

Kontoret bedömer att särskilda skäl till dispens föreligger, området behöver tas i
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse samt att åtgärden inte
strider mot strandskyddets syften.

Förhållandena för växt- och djurliv samt allmänhetens tillgång till strandområdet
kommer inte att väsentligen förändras under förutsättning att angivna villkor följs.

Eventuell grumling som uppstår under arbetet kan störa fisklek och växande
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vattenvegetation. Enligt angivet villkor får därför inte arbeten i vatten ske mellan
1 april och 31 augusti.

Grumling kan vara ett problem oavsett tid på året. Grumling kan verka stressande
för en mängd olika organismer och föranleda beteendeförändringar såsom ökade
flyktreaktioner och andningsfrekvenser samt leda till förändringar inom t.ex.
territorier och födosöksbeteenden. Grumling kan även ge fysiska skador på fiskars
gälar och en hög halt suspenderat material kan vara direkt dödligt. Vid risk för
grumling ska därför arbete ske inom länsar som sluter tätt an mot bottnen och som
inte får tas bort förrän uppgrumlade partiklar sedimenterat.

För att inte motverka strandskyddets syften ska bryggan vara allemansrättsligt
tillgänglig och får därför inte förses med avhållande skyltar, utemöbler eller annat
som kan hindra eller avhålla allmänheten från att vistas på platsen.

Gångbro
Sökande vill uppföra en gångbro med måtten ca 1 x 50 meter. Syftet med
gångbron är enligt sökande för att boende i området ska ha möjlighet att ta sig till
brygga "B", se bilaga 1.

Kontoret bedömer att särskilda skäl till dispens föreligger, området behöver tas i
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse samt att åtgärden inte
strider mot strandskyddets syften.

Förhållandena för växt- och djurliv samt allmänhetens tillgång till strandområdet
kommer inte att väsentligen förändras under förutsättning att angivna villkor följs.

Komplementbyggnad (sjöbod)
Sökande avser uppföra en komplementbyggnad (sjöbod) om ca 63 kvm BYA,
markerad med blått enligt bilaga 1.

Kontoret bedömer att det saknas särskilt skäl för att medge dispens för
komplementbyggnad (sjöbod) enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken. Vidare bedömer
kontoret att sökta åtgärder strider mot strandskyddets syfte enligt 7 kap. 13 §
miljöbalken. Platsen för sökt åtgärd är i dag helt allemansrättsligt tillgängligt.
Kontoret bedömer att om åtgärden uppförs på avsedd plats kommer den att avhålla
allmänheten från att beträda ett område där de annars hade kunnat färdas fritt.

Väg/VA
Sökande avser dra VA-ledningar från det befintliga reningsverket på
Telegrafholmens västra sida till det område på öns östra sida som avses bebyggas
med fritidshus, se bifogad handlingar. En stor del av öns skogsbestånd består av
hällmarkstallskog dock saknas påtagligt gamla tallar.

VA-ledningarnakommer enligt sökande att läggas på marken, dvs ingen
sprängning kommer ske. På vissa ställen där marken tillåter det kommer
ledningarna att grävas ned. I samband med anläggandet av VA-ledningarna
kommer en väg att att anläggas ovan på ledningarna, se bilaga 1. Enligt sökande
ska Vaxholmsbolagetangöra vid den nordvästra bryggan på Telegrafholmen.

I samband med vägdragningen kommer träd att behöva fällas. I största mån bör
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grövre tallar sparas för att på sikt öka naturvärdet av området.
Huvudbyggnaderna kommer oavsett placering uppförs genom att moduler om ca 6
x 4 meter transporteras till avsedd plats och monteras ihop. Modulerna avses sättas
iland på den plats där sökande avser placera en komplementbyggnad (sjöbod). För
att transportera modulerna behöver vägarna på naturmarken mellan
kvartersmarken att tillfälligt breddas till maximalt 5 meter.

Kontoret bedömer att särskilda skäl till dispens föreligger, området behöver tas i
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse samt att åtgärden inte
strider mot strandskyddets syften.

Förhållandena för växt- och djurliv samt allmänhetens tillgång till strandområdet
kommer inte att väsentligen förändras under förutsättning att angivna villkor följs.

Sprängning och markbearbetning kan försämra förutsättningarna för det befintliga
djur- och växtlivet.

VA-ledningar får endast grävas ned för hand för att minska påverkan på
naturmiljön.

Kontoret föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna för anläggandet av Väg/VA,uppförande av bryggor
samt gångbro i 7 kap. 15 § miljöbalken med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken.

Kontoret föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden att inte medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna i för uppförande av huvudbyggnader samt
komplementbyggnad (sjöbod) 7 kap. 15 § miljöbalken.

Kommunicering
Förslag till beslut har kommunicerats med sökande 2014-07-18. Sökande har
inkommit med ett yttrande 2014-08-08, se bifogade handlingar.

De synpunkter som sökande har anfört föranleder ingen ny bedömning från
kontorets sida.

Underlag för bedömning
Ansökan har inkommit 2013-06-13.

Fastighetens tomtareal är 44 748 kvm landareal och 0 kvm vattenareal.

Fastigheten är obebyggd.

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplan 179.

För fastigheten gäller 100 meter strandskydd och därför förbud att uppföra ny
byggnad, mm, enligt 7 kap. 15 § miljöbalken.

Fastigheten ligger inom kulturmiljöområde nr 38: Sandön-Lökholmen-Korsö.
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Fastigheten är belägen inom område med riksintresse för naturvård, friluftsliv,
kulturmiljövård och totalförsvaret enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.

Miljökonsekvensbeskrivning upprättad av Hifab, 2007-11-26, reviderad
2008-10-20.

Inspektion på fastigheten har företagits 2014-06-25.

Övriga upplysningar
De i beslutet fastställda ritningarna ska följas. Ändringar i förhållande till gällande
beslut måste alltid godkännas av bygg- och miljökontoret före utförande.

Dispensprövningen omfattar inte bygglov och tekniska egenskapskrav. Om
bygglov eller bygganmälan enligt plan- och bygglagen krävs ska ansökan/anmälan
inlämnas till bygg- och miljökontoret.

Tillsynsmyndighet ska anmäla misstanke om överträdelser av regler i miljöbalken
eller i föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken till polis- eller
åklagarmyndigheten om det finns misstanke om brott enligt 26 kap. 2 §
miljöbalken.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmärksammar sökanden på att
sprängning och markarbeten kan kräva strandskyddsdispens.

Beslut som fattas av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden kan överklagas till
Länsstyrelsen i Stockholms län.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län, se bilaga.

BYGG- OCH MILJÖKONTORET

Patrick Gullström
Miljöinspektör

Bilagor:
Bilaga 1

Situationsplan (översikt)

64



STR.2014.2321

9(9)

Situationsplan

Plan- och elevationsritningar

Situationsplan över VA-ledningar

Fasadritningar (tre typer av huvudbyggnader)

Fasadritningar (komplementbyggnad (sjöbod))

Typ ritning gångbro

Bild på liknande gångbro

Hur man överklagar

Sändlista:
Länsstyrelsen i Stockholms län
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